“wd: GG Giovani Genitori - Informazioni contratto

Oggetto: Fwd: GG Giovani Genitori - Informazioni contratto

Mittente: Riccardo Mantegari <r.mantegari@comune.valtournenche.ao.it>

Data: 21/11/2018 09:52

A: CRISTINA MEYNET COMUNE VALTOURNENCHE <c.meynet@comune.valtournenche.ao.it>,
MYRIAM HERIN COMUNE VALTOURNENCHE <m.herin@comune.valtournenche.ao.it>

COMUNE DI VALTOURNENCHE

Piazza della Chiesa, 1 - CAP 11028

CF 81002630077 - PI 80415160076

dott. Riccardo Mantegari

Responsabile Area servizi SCTC - Vicesegretario comunale
@ +39 0166/946824 - Fax +39 ©166/946829

Sito web: www.comune.valtournenche.ao.it

E-mail: info@comune.valtournenche.ao.it CIG 2DCABE 3RO
PEC: protocollo@pec.comune.valtournenche.ao.it '

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:GG Giovani Genitori - Informazioni contratto
Data:Wed, 21 Nov 2018 09:49:49 +0100
Mittente:Silvia Trisolino | GG Giovani Genitori <silvia.trisolino@giovanigenitori.it>
Organizzazione:Espressione Editore
A:r.mantegari@comune.valtournenche.ao.it

Buongiorno Riccardo,

ho avuto il suo contatto diretto da Elisa Cicco il quale mi ha detto di rivolgermi a lei per avere ie
seguenti informazioni e concludere la collaborazione pubblicitaria che abbiamo accordato con la

sig.ra Cicco:

- Dati intestatario contratto

- Dati intestatario fattura

- Codice univoco ente

- Tempi di pagamento da indicare nel contratto
- Se I'ente puo emettere la fattura elettronica

- Se I'ente utilizza lo Split-Payament

Attendo risposta al piu presto,

grazie e buona giornata!
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Fwd: GG Giovani Genitori - Informazioni contratto

Silvia Trisolino

Subject:RE: GG Giovani Genitori - Proposta di Collaborazione
Date:Wed, 14 Nov 2018 15:46:06 +0100
From:Silvia Trisolino | GG Giovani Genitori
To:Elisa Maila Cicco

Buongiorno Elisa,

come da accordi ecco un riepilogo dei prodotti di comunicazione che abbiamo concordato per
telefono:

- 1 pagina tabellare contenente calendario eventi natalizi all'interno della rivista di dicembre GG
Giovani Genitori edizione Milano e Torino : 1600 euro + IVA

- 1 articolo redazionale su sito web (durata per tutto il periodo natalizio) + Banner pubblicitario
grafica con link diretto al vostro sito (durata 1 settimana) : 300 euro + IVA

Per quanto riguarda |'inserimento del vostro mercatino dell'Epifania all'interno dello speciale
mercatini che verra pubblicato sulla rivista (senza nessun costo aggiuntivo), avrei bisogno di un
breve testo che descriva I'evento e alcune foto.

Inoltre avremmo bisogno di avere alcuni degli esempi di grafiche che utilizzate in modo da poter
creare la pagina tabellare: per questo la contattera direttamente la nostra redazione che

sollecitera il materiale il prima possibile.
Grazie mille e buona giornata!

Silvia Trisolino

On Wed, 14 Nov 2018 10:59:32 +0000, Elisa Maila Cicco wrote:

Buongiorno,
vorremmo fare una pagina su Milano e Torino da € 1200 e il sito web da € 300

Se vuole chiamarmi nel pomeriggio, le lascio il numero 3498212124
Cordiali saluti

Elisa Maila Cicco
Assessore ai Servizi scolastici e socio - educativi, Cultura e Bilancio
Comune di Valtournenche

Da: Silvia Trisolino | GG Giovani Genitori [silvia.trisolino@giovanigenitori.it]
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