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R: Spese garage comunale presso condominio Becca d'Aran - anno 2023

Oggetto: R: Spese garage comunale presso condominio Becca d'Aran - anno 2023
Mittente: <matteo.cosentino@studionervi.com>

Data: 07/07/2023, 15:37

A: "'Stefano Brunodet" <s.brunodet@comune.valtournenche.ao.it>

Buongiorno,

si confermo le quote. Certamente alleghero 'avviso di pagamento sul prossimo consuntivo.
La ringrazio

Cordiali saluti

Matteo Cosentino

studio tecnico - geom. domizio defferrari - matteo cosentino

viale g. franchini, 75r - 16167 genova nervi

tel.+39 (010)321115 - cell. +39 347.46.77.164

matteo.cosentino« studionervi.com - matteo.cosentino«pec.net

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) contiene informazioni riservate esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicati nel messaggio, ed
e protetto dalla legge. L'uso, la diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso
dal destinatario € severamente vietata, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. che ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Se non siete il destinatario del
presente messaggio, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail
del mittente.

Da: Stefano Brunodet <s.brunodet@comune.valtournenche.ao.it>

Inviato: giovedi 6 luglio 2023 13:41

A: matteo.cosentino@studionervi.com

Oggetto: Re: Spese garage comunale presso condominio Becca d'Aran - anno 2023

Buongiorno,
ho dato un'occhiata e mi sono recuperato i seguenti dati:

96 CCUUNE 12,81 47 47 47 153,81
97 COMUNE DI 12,81 47 27 47 153,81
92 COMUNE 12,81 47 27 27 153,31
98 COMUNE 12,81 47 47 47 153,21

[l totale da pagare e quindi pari ad € 615,24, giusto?
Riuscirebbe, la prossima volta, ad allegarmi al verbale una sorta di avviso intestato al Comune con l'importo da

pagare?

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione saluto cordialmente.

L'Aiuto collaboratore @MUNE DI VALTOURNENCHE
Brunodet Stefano MTLW

10 LUG 2023

1106/07/2023 12:57, matteo.cosentino@studionervi.com ha scritto:

Buongiorno,

le spese erano state inviate unitamente alla convocazione dell'assemblea. Le rial
A disposizione

saluti

Matteo Cosenti
studio tecnico - geom. domizio defferrari - matteo cosentino
viale g. franchini, 75r - 16167 genova nervi
tel.+39 (010)321115 - cell. +39 347.46.77.164

sentinolstudionervi.com - matteo.co 1tinof@pec.net
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Il presente messaggio (inclusi gli allegati) contiene informazioni riservate

-----Messaggio originale-----
Da: Stefano Brunodet <s.brunodet@comune.valtournenche.ao.it>
Inviato: giovedi 6 luglio 2023 10:18

10/07/2023,08:09



R: Spese garage comunale presso condominio Becca d'Aran - anno 2023

A: matteo.cosentino@studiocnervi.comn
Oggetto: Spese garage comunale presso condominio Becca d'Aran - anno 2023

Buongiorno,

La disturbo in merito al pagamento delle spese in oggetto.

Apbiamo ricevuto il verbale presso il Protocollo Generale del Comune nel mese di
In attesa di un riscontro ringrazioc anticipatamente.

Cordiali saluti.

L'Aiuto Collaboratore

Brunodet Stefano

COMUNE DI VALTOURNENCHE
P.zza della Chiesa 1 - 11028 Valtournenche (AO) Brunodet Stefano Ufficio Ragioner
+39 0166946826

Questa emall e stata esaminata alla ricerca di virus dal software antivirus Avast
WwWw.avast.com

COMUNE DI VALTOURNENCHE

P.zza della Chiesa 1 - 11028 Valtournenche (AO)
Brunodet Stefano

Ufficio Ragioneria

+39 0166946826
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