Fwd: I: Intervento urgente strada per cignana

Oggetto: Fwd: I: Intervento urgente strada per cignana

Mittente: Luca Perron <luc.perron@comune.valtournenche.ao.it>
Data: 21/07/2020, 08:15

A: <info@comune.valtournenche.ao.it>

Buongiorno,

T : ; COMUNE D YALTGURMENGCHE
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-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:l: Intervento urgente strada per cignana
Data:Thu, 16 Jul 2020 18:19:27 +0200
Mittente:Cristina Machet <c.machet@comune.valtournenche.ao.it>
A:Luca Perron <luc.perron@comune.valtournenche.ao.it>
CC:Denise Dauphin <de.dauphin@comune.valtournenche.ao.it>

Luca per favore mi prepari determina?

Da: Roberta <edilrodasri@alice.it>

Inviato: giovedi 16 luglio 2020 16:49:05

A: Cristina Machet

Oggetto: Re: Intervento urgente strada per cignana

Buongiorno in merito all'intervento del 21 giugno per l'asporto di massi sulla strada comunale in direzione Cignana
Il costo & di €80 x 4 ore
Iva esclusa

Cordiali saluti
Edil Roda Srl

Normativa in materia del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo 679/2016

Il giorno 16 lug 2020, alle ore 10:04, Cristina Machet <c.machet@comune.valtournenche.ao.it> ha scritto:

Da: Cristina Machet

Inviato: lunedi 22 giugno 2020 13:12:36

A: danilomus71@gmail.com

Cc: Denise Dauphin; Riccardo Mantegari
Oggetto: Intervento urgente strada per cignana

Buongiorno,

Visto | intervento richiesto in urgenza domanica 21 giugno alle ore 8 richiesto dal segretario comunale su
indicazione del sindaco di Valtournenche per rimozione massi sulla strada per cignana in prossimita di Ersa, causati
da una frana, con le presente si richiede di voler formalizzare il costo dell operazione al fine di poter procedere con
assunzione impegno di spesa e conseguente pagamento della fattura.

Grazie della collaborazione

Cristina
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