
Ogge�o: Re: Fwd: Richiesta di preven�vo

Mi�ente: "Lucrezia" <lucrezia@unipersrl.it>

Data: 01/10/2020, 12:27

A: c.meynet@comune.valtournenche.ao.it

Buongiorno,

prego di prendere visione della circolare sotto indicata. 

Gent.mo CLIENTE

Spero di fare cosa gradita nel riportare un articolo de IL SOLE 24 ORE che chiarisce definitivamente il problema

esenzione iva sui prodotti disinfettanti..

" I prodotti che legalmente possono definirsi DISINFETTANTI godono dell'esenzione, mentre quelli venduti come

cosmetici sono soggetti ad iva 22%, indipendentemente dalle proprietà intrinseche del prodotto.

Saponi e gel igienizzanti classificati come prodotti cosmetici non sono "disinfettanti per mani", non godono quindi

dell'esenzione iva anti-covid19, ma scontano l'ordinaria aliquota 22%.

In particolare, gel e saponi sono classificati come Presidi Medici Chirurgici (PMC) solo se rispettano le prescrizioni del

dpr 392/98 e sono autorizzati dal ministero della Salute, solo così possono fregiarsi del titolo di "disinfettanti".

Analoghi prodotti pur con proprietà disinfettanti, ma che non sono stati autorizzati sono commercializzati come

cosmetici e possono essere designati come "igienizzanti"  ma non "disinfettanti".

L'Agenzia delle Entrate condivide l'interpretazione e conclude che solo i prodotti che legalmente possono definirsi

"disinfettanti" godono dell'esenzione, mentre quelli venduti come cosmetici sono soggetti ad iva 22%.

Il consumatore ha così una chiara indicazione: SOLO SE SULLA CONFEZIONE E' RIPORTATA LA DICITURA

"PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO" IL PRODOTTO E' ESENTE IVA."

UNIPER SRL
Lucrezia Guarrato
Amministrazione/Commerciale 
Lucrezia@unipersrl.it
Tel. 0165/363035 
Fax 0165/264813 

Da : "Cristina Meynet" c.meynet@comune.valtournenche.ao.it
A : "Lucrezia" lucrezia@unipersrl.it
Cc :
Data : Tue, 29 Sep 2020 08:28:13 +0200
Oggetto : Re: Fwd: Richiesta di preventivo

Buongiorno, trasmetto in allegato la determina con l'impegno di spesa in vostro favore per la fornitura del gel mani. Vi
prego di rimandarmi anche il modulo accluso, compilato e firmato con il documento di chi firma, in maniera che
possiamo procedere celermente al pagamento della vostra fattura elettronica.
Grazie e saluti.
Cristina Meynet

Il 22/09/2020 14:44, Lucrezia ha scritto:

Buongiorno,
di seguito il preventivo richiesto:

Re: Fwd: Richiesta di preventivo  

1 di 2 06/10/2020, 10:23



- tanica da 5L cad, del prodotto KITER GEL SOAP Cod. 2101607 € 48,00 a tanica x 10= 480.00 esente IVA

A disposizione porgiamo cordiali saluti

UNIPER SRL
Lucrezia Guarrato
Amministrazione/Commerciale 
Lucrezia@unipersrl.it
Tel. 0165/363035 
Fax 0165/264813 

Da : "Cristina Meynet" c.meynet@comune.valtournenche.ao.it
A : "UNIPER" lucrezia@unipersrl.it
Cc :
Data : Mon, 21 Sep 2020 14:50:09 +0200
Oggetto : Fwd: Richiesta di preventivo

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Richiesta di preventivo

Data:Thu, 3 Sep 2020 11:26:05 +0200
Mittente:Cristina Meynet <c.meynet@comune.valtournenche.ao.it>

A:UNIPER <lucrezia@unipersrl.it>

Buongiorno,
con la presente si chiede la vostra migliore offerta per la fornitura non urgente di n. 10 taniche da 5L cad, del
prodotto KITER GEL SOAP Cod. 2101607.
Grazie e cordiali saluti.
Cristina Meynet
--
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